Assunto  Fwd: RES: CR 004/2020 - CONTENDA

{ |
De <licitacao@contenda.pr.gov.br> roUnoclos
Para <licitacaol@tecviaconstrutora.com.br>
Data 2020-06-25 13:43
Boa tarde

Segue resposta do Departamento de Engenharia, referente ao questionamento.

Favor confirmar o recebimento.

att

Patrik

-------- Mensagem original --------

Assunto: RES: CR 004/2020 - CONTENDA

Data: 2020-06-25 08:52

De: "PREFEITURA" <obras@contenda.pr.gov.br>

Para: <licitacao@contenda.pr.gov.br>, "'Larry Sanches - Obras - Prefeitura de Contenda'"
<arqcontenda@gmail.com>, “'Engenharia’” <engenharia@contenda.pr.gov.br>

Bom Dia,

Em resposta a CR 004/2020, ITEM @6 DA PLANILHA, serdo considerados os subitens que estd@o em anexo no
edital da licitacdo, dessa forma, o a linha oculta da planilha digital sera automaticamente excluida.

Att.

Rubens Maciel Garcia Jr.
Assessor de Secretaria de Obras.

————— Mensagem original-----

De: licitacao@contenda.pr.gov.br [mailto:licitacao@contenda.Qg;gov.br]
Enviada em: terca-feira, 23 de junho de 2020 11:40

Para: Larry Sanches - Obras - Prefeitura de Contenda; OBRAS; Engenharia
Assunto: Fwd: CR 004/2020 - CONTENDA

-------- Mensagem original --------

Assunto: CR 004/2020 - CONTENDA

Data: 2020-06-23 10:38

De: "TECVIA-LICITACAO" <licitacaol@tecviaconstrutora.com.br>
Para: <licitacao@contenda.pr.gov.br>, “CONTENDA"
<licitacaocontendapr@yahoo.com.br>

Bom Dia,

Referente CR ©04/2020, no item @6 da planilha, ndo esta batendo o valor, esta dando uma diferenca de R$
491,41.

Poderia verificar?
Att,
Fabiana Cristina Zytkovski

Departamento de Licitacoes
Fone: 41 3031 9264 / 41 9.9243 6375

Bom dia



Segue questionamento da empresa, favor verificar o mais breve possivel, licita¢do estd marcada para o dia
26/06/2020.

ATT

Patrik

Departamento de Licitag¢des

Prefeitura Municipal de Contenda

Av. Joao Franco, 400, Centro, Contenda/PR
CEP 83.730-000

Fone: (41) 93404-5403



